
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Giresun ÇANAKÇI Kayserili Hacı Seyit Burhan TÜRKMEN Anadolu İmam H 23-24 TYT DENEME 6 93 23 23 23

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra / % Sıra / % Sıra / % Sıra / %

Genel Ortalama 24.48 9.98 21.99 10.84 5.09 9.57 10.85 4.24 9.79 4.55 2.82 3.84 50.72 22.12 45.19 250.471

Okul Ortalaması 12.00 13.09 8.73 6.30 6.87 4.59 1.48 2.70 0.80 0.52 1.83 0.07 20.30 24.48 14.18 147.275

1 328 - MERVE NUR AYVAZ 12 / A 32 4 31.00 14 4 13.00 0 0 0.00 1 0 1.00 47.00 8.00 45.00 249.900 47 1 1 1
%50.54 %0 %0 %0

2 333 - ESMANUR KOCA 12 / A 26 10 23.50 13 2 12.50 2 1 1.75 1 3 0.25 42.00 16.00 38.00 226.675 57 2 2 2
%61.29 %8.7 %8.7 %9

3 329 - ŞUAYİP TOKMAK 12 / A 16 4 15.00 11 1 10.75 4 1 3.75 1 0 1.00 32.00 6.00 30.50 201.825 66 3 3 3
%70.97 %13.0 %13.0 %13

4 320 - ADEM AYDIN 12 / A 16 9 13.75 12 7 10.25 0 0 0.00 1 1 0.75 29.00 17.00 24.75 182.775 67 4 4 4
%72.04 %17.4 %17.4 %17

5 323 - HANİFE AYDOĞAN 12 / B 15 7 13.25 8 2 7.50 1 0 1.00 0 0 0.00 24.00 9.00 21.75 172.525 70 5 5 5
%75.27 %21.7 %21.7 %22

6 322 - MEHMET TOPRAK 12 / A 18 12 15.00 8 8 6.00 1 0 1.00 0 1 -0.25 27.00 21.00 21.75 172.350 71 6 6 6
%76.34 %26.1 %26.1 %26

7 340 - ARİF KÖÇEK 11 / A 16 9 13.75 8 6 6.50 0 0 0.00 0 0 0.00 24.00 15.00 20.25 167.475 73 7 7 7
%78.49 %30.4 %30.4 %30

8 351 - RABİA ÖZTÜRK 11 / A 13 9 10.75 9 4 8.00 2 5 0.75 0 0 0.00 24.00 18.00 19.50 165.150 74 8 8 8
%79.57 %34.8 %34.8 %35

9 335 - AZİZ CAN EKİZ 12 / A 12 9 9.75 6 4 5.00 4 1 3.75 1 2 0.50 23.00 16.00 19.00 163.250 75 9 9 9
%80.65 %39.1 %39.1 %39

10 354 - MELİKE ÖZTÜRK 11 / A 10 15 6.25 9 8 7.00 2 5 0.75 0 0 0.00 21.00 28.00 14.00 146.900 78 10 10 10
%83.87 %43.5 %43.5 %43

11 1234 - RUMEYSA ÖZTÜRK 11 / A 10 4 9.00 3 3 2.25 2 1 1.75 1 1 0.75 16.00 9.00 13.75 145.675 79 11 11 11
%84.95 %47.8 %47.8 %48

12 313 - YONCA EMİROĞLU 12 / A 18 22 12.50 6 13 2.75 1 8 -1.00 0 5 -1.25 25.00 48.00 13.00 143.050 81 12 12 12
%87.10 %52.2 %52.2 %52

13 356 - RABİA ÇAVDARBEY 11 / A 11 18 6.50 9 6 7.50 0 3 -0.75 0 2 -0.50 20.00 29.00 12.75 142.775 82 13 13 13
%88.17 %56.5 %56.5 %57

14 325 - GÜLŞEN EGE 12 / A 13 15 9.25 4 7 2.25 0 0 0.00 0 1 -0.25 17.00 23.00 11.25 137.325 83 14 14 14
%89.25 %60.9 %60.9 %61

15 28 - BUSE 12 / A 4 6 2.50 0 0 0.00 7 0 7.00 0 0 0.00 11.00 6.00 9.50 131.350 85 15 15 15
%91.40 %65.2 %65.2 %65

16 312 - AHMET TALHA KAKUT 12 / A 8 23 2.25 7 12 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15.00 35.00 6.25 121.025 86 16 16 16
%92.47 %69.6 %69.6 %70

17 357 - EMİRHAN KATIRCI 11 / A 7 17 2.75 4 9 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 11.00 26.00 4.50 115.025 87 17 17 17
%93.55 %73.9 %73.9 %74
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Genel Ortalama 24.48 9.98 21.99 10.84 5.09 9.57 10.85 4.24 9.79 4.55 2.82 3.84 50.72 22.12 45.19 250.471

Okul Ortalaması 12.00 13.09 8.73 6.30 6.87 4.59 1.48 2.70 0.80 0.52 1.83 0.07 20.30 24.48 14.18 147.275

18 347 - AYLA KÖÇEK 11 / A 9 19 4.25 1 13 -2.25 0 0 0.00 0 0 0.00 10.00 32.00 2.00 106.375 88 18 18 18
%94.62 %78.3 %78.3 %78

19 352 - BERAT ÖZTÜRK 11 / A 4 13 0.75 3 8 1.00 0 1 -0.25 0 1 -0.25 7.00 23.00 1.25 104.200 89 19 19 19
%95.70 %82.6 %82.6 %83

20 1235 - İ AK* AMAN 11 / A 5 35 -3.75 6 14 2.50 8 32 0.00 5 15 1.25 24.00 96.00 0.00 100.375 90 20 20 20
%96.77 %87.0 %87.0 %87

21 314 - HÜMEYRA KARASAKAL 12 / A 3 11 0.25 2 9 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 5.00 20.00 0.00 99.975 91 21 21 21
%97.85 %91.3 %91.3 %91

22 321 - SEDEF YİLMAZ 12 / A 3 9 0.75 1 6 -0.50 0 0 0.00 0 1 -0.25 4.00 16.00 0.00 99.925 92 22 22 22
%98.92 %95.7 %95.7 %96

23 326 - ÖZER ÇAKIR 12 / A 7 21 1.75 1 12 -2.00 0 4 -1.00 1 9 -1.25 9.00 46.00 -2.50 91.425 93 23 23 23
%100.00 %100.0 %100.0 %100


