
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN DOĞANKENT ÇATAK İMAM HATİP LİSE ÇAP - TYT - 4 13 76 1014 48290

Sıra Ö.No İsim Sınıf

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,91 11,35 18,07 2,50 1,56 2,11 1,66 1,35 1,33 1,68 1,66 1,26 2,12 0,88 1,90 0,02 0,01 0,02 10,23 4,35 9,14 1,45 1,62 1,05 1,37 1,37 1,03 1,40 1,16 1,11 43,34 25,31 37,02 219,270

Okul Ortalaması 12,46 16,62 8,31 2,00 2,08 1,48 0,92 2,23 0,37 1,54 1,69 1,12 2,15 1,62 1,75 0,00 0,00 0,00 1,62 3,46 0,75 0,31 1,54 -0,08 0,08 0,77 -0,12 0,31 1,23 0,00 21,39 31,24 13,58 134,230

KATILIMLAR

1 328 MERVE NUR AYVAZ 12A 27 10 24,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 37 22 31,50 199,680 27784

2 333 ESMANUR KOCA 12A 18 18 13,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 1 0,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 34 34 25,50 181,320 32364

3 329 ŞUAYİP TOKMAK 12A 7 4 6,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 0 2,00 3 0 3,00 5 3 4,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 23 13 19,75 165,688 35987

4 325 GÜLŞEN EGE 12A 17 17 12,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 4 0 4,00 1 0 1,00 25 20 20,00 164,123 36308

5 335 AZİZ CAN EKİZ 12A 15 9 12,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 4 4 3,00 1 0 1,00 24 18 19,50 163,358 36486

6 312 AHMET TALHA KAKUT 12A 10 12 7,00 3 2 2,50 1 1 0,75 2 2 1,50 1 2 0,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 19 20 14,00 145,780 39986

7 322 MEHMET TOPRAK 12A 12 16 8,00 2 3 1,25 2 3 1,25 3 1 2,75 19 23 13,25 142,133 40633

8 0 HÜMEYRA KARASAKAL 12A 14 19 9,25 0 4 -1,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 20 33 11,75 137,675 41395

9 0 HANİFE AYDOĞAN 12A 12 17 7,75 2 2 1,50 1 0 1,00 0 4 -1,00 0 2 -0,50 15 25 8,75 128,680 42751

10 320 ADEM AYDIN 12A 11 29 3,75 3 2 2,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 0 4 -1,00 19 52 6,00 119,703 44136

11 313 YONCA EMİROĞLU 12A 9 28 2,00 3 2 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 1 3 0,25 2 11 -0,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 18 56 4,00 112,320 45099

12 326 ÖZER ÇAKIR 12A 7 25 0,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 3 21 -2,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 3 0,25 13 70 -4,50 84,538 46812

13 321 SEDEF YILMAZ 12A 3 12 0,00 1 4 0,00 2 1 1,75 4 1 3,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 12 20 7,00
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